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Oggetto: R: ASSEMBLEA LE. MARCHE : COMMESSA 47982

Mittente: Maria Cristina Bonci <maria.cristina.bonci@regione.marche.it>
Data: 22/05/2020, 16:34

A: Marco Esposito <marco.esposito@gpi.it>

CC: Barbara Raponi <barbara.raponi@regione.marche.it>

Ciao Marco, abbiamo fatto un po di chiarezza con la situazione contabile Insiel relativamente alle
giornate di formazione da remoto e on site con Barbara che ci legge per conoscenza.

Confermo quanto hai riportato nella mail 4 giornate da remoto e 1 on site. Ad oggi la situazione e
questa:

1. & stato assunto l'impegno di € 2.910,00 con il decreto del dirigente del Servizio risorse umane,
finanziarie e strumentali n. 128 del 23/4/2019, di cui €1.850,00 nel bilancio 2018 ed €
1.060,00 nel bilancio 2019 ;

2. sono state liquidate nel 2019 due giornate da remoto per un totale di € 1.060,00 utilizzando i
residui 2018. La differenza tra 1.850,00 e € 1.060,00 corrispondente ad € 790,00 ¢ stata reimputata
nel bilancio 2019 poiché, secondo i principi del DIgs 118, non esigibile nel 2018

3. nel 2020 con delibera di riaccertamento dei residui I'importo di € 790,00 & stato cancellato non
avendo usufruito della giornata on site nel 2019

4. nel bilancio 2020 resta quindi solo la somma di € 1.060,00 anch'essa riaccertata nel 2020

5. a fronte della giornata da remoto in liquidazione resta disponibile solo la somma di € 530,00
corrispondente alla giornata da remoto da fare necessariamente nel 2020.

Spero di aver fatto un quadro corretto
Cristina

Da: Marco Esposito <marco.esposito@gpi.it>

Inviato: martedi 19 maggio 2020 15:29

A: Maria Cristina Bonci <maria.cristina.bonci@regione.marche.it>
Oggetto: Re: ASSEMBLEA LE. MARCHE : COMMESSA 47982

Ciao Maria Cristina,

I'ordine che avete fatto comprendeva (lo allego per comodita')

4 gg da remoto a 530 euro= 2120 E.

1gg ONSITE @ 790 euro= 790 E.

TOTALE 2910 E. (ESENZIONE IVA)

Con quella messa in fatturazione oggi GPI avra' fatturato

3 gg da remoto= 1590 E.

Quindi il residuo resta 2910-1590= 1320 E. equivalenti appunto a 1gg ON SITE +1gg da remoto

Dimmi se ti trovi o magari sono io che sbaglio qualcosa

Grazie
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Marco

Marco Esposito

Customer Care

BUSINNES UNIT HR PAL

SISTEMI INFORMATIVI

C.+39 3427492293 | T. +39 0461 381 515
Gruppo GPI

[-38123 Trento | Via Ragazzi del 99, 13 | T. +39 0461 381 515 | F. +39 0461 381 599
WWW.gpi.it

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione
e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario & proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del GDPR
679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di
informarci inviando un'e-mail a: info@gpi.it. L'informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR
679/2016 e disponibile sul sito www.gpi.it.

Rispetta 'ambiente. Non stampare questa mail se non & necessario.

Il giorno mar 19 mag 2020 alle ore 15:08 Maria Cristina Bonci
<maria.cristina.bonci@regione.marche.it> ha scritto:
Scusami Marco ma non mi e chiaro in bilancio io ho € 1060,00 tu mi dici al netto della giornata, poi mi
dici che ancora sono disponibili le altre 2 giornate non ci capisco
Cristina

Da: Marco Esposito <marco.esposito@gpi.it>

Inviato: martedi 19 maggio 2020 09:36

A: Maria Cristina Bonci <maria.cristina.bonci@regione.marche.it>
Oggetto: Re: ASSEMBLEA LE. MARCHE : COMMESSA 47982

Buongiorno Maria Cristina,

ti confermo ,al netto della fatturazione di questa giornata, un residuo ancora disponibile di:

1gg da remoto (530 esente IVA)

1gg ON SITE ( 790 esente IVA) eventualmente dovesse essere il caso potremmo convertirla in
1,5 gg da remoto ma vedremo.

Come scritto ,in caso di chiamate o esigenze in questi periodi che vadano al di fuori della

normale assistenza,,chiama senza problemi
considereremo la cosa all'interno di questa giornata che ho messo in fatturazione.
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Buona giornata

Marco

Marco Esposito

Customer Care

BUSINNES UNIT HR PAL

SISTEMI INFORMATIVI
C.+393427492293 | T. +39 0461 381 515
Gruppo GPI

[-38123 Trento | Via Ragazzi del ‘99, 13 | T. +39 0461 381 515 | F. +39 0461 381 599
WWW.gpi.it

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono
essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la
distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del
GDPR 679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di
informarci inviando un'e-mail a: info@gpi.it. Linformativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR
679/2016 e disponibile sul sito www.gpi.it.

Rispetta 'ambiente. Non stampare questa mail se non € necessario.

Il giorno ven 15 mag 2020 alle ore 16:20 Maria Cristina Bonci
<maria.cristina.bonci@regione.marche.it> ha scritto:
Si certo Marco anche se con difficolta di rete e collegamento ci avete guidato costantemente. Benissimo per
fatturare 1 giorno da remoto direi con qualche credito da tenermi da remoto per altre necessita che al
momento non vedo. Ho disponibile in bilancio € 1.060,00 non so quanto costa una giornata, se mi avanza
qualcosa meglio. Poi lo valutiamo insieme.
Cosi come valuteremo la giornata on site.
Grazie ancora Cristina

Inviato da Outlook Mobile

From: Marco Esposito <marco.esposito@gpi.it>

Sent: Friday, May 15, 2020 9:34:19 AM

To: Maria Cristina Bonci <maria.cristina.bonci@regione.marche.it>
Subject: ASSEMBLEA LE. MARCHE : COMMESSA 47982

Buongiorno Maria Cristina,

ti volevo chiedere se e' possibile fatturare da parte nostra 1gg da remoto che vada un po' a
coprire le attivita' fatte in questi giorni (Stefano,Endra ...) ed

anche qualche altra esigenza che dovesse emergere nei prossimi giorni;

Sulla commessa in oggetto abbiamo in questo momento un residuo di 2gg da remoto ed 1 on
site;

Dimmi tu ,senza nessun problema visto che tra noi possiamo metterci d'accordo come
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R: ASSEMBLEA LE. MARCHE : COMMESSA 47982

vogliamo.Valuta anche riguardo agli impegni che potrebbero
esserci nel seguito dell'anno ma ripeto,zero problemi,non e' certo 1gg che cambi o significhi
qualcosa;

Buona giornata

Marco

Marco Esposito

Customer Care

BUSINNES UNIT HR PAL

SISTEMI INFORMATIVI
C.+393427492293 | T. +39 0461 381 515
Gruppo GPI

[-38123 Trento | Via Ragazzi del 99, 13 | T. +39 0461 381 515 | F. +39 0461 381 599
WWW.gpi.it

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono
essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la
distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai
sensi del GDPR 679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail a: info@gpi.it. L'informativa privacy ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 679/2016 é disponibile sul sito www.gpi.it.

Rispetta 'ambiente. Non stampare questa mail se non & necessario.

Questo messaggio € stato analizzato con Libra ESVA ed é risultato non infetto

Questo messaggio & stato analizzato con Libra ESVA ed é risultato non infetto

Questo messaggio € stato analizzato con Libra ESVA ed é risultato non infetto
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